
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 0 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mardin DARGEÇİT DARGEÇİT ORTAOKULU 8.Sınıf Madalyon TÜRKİYE GENELİ 481347 10080 682 72

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TA DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLER Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 9.59 8.93 6.62 4.87 4.18 3.47 5.25 4.16 3.86 4.47 3.51 3.30 5.62 6.75 3.37 5.42 10.26 2.00 35.54 38.06 22.85 187.788
Okul Ortalaması 7.42 8.03 4.74 3.22 4.43 1.75 4.58 4.50 3.08 2.46 4.14 1.08 4.11 7.10 1.75 4.08 9.62 0.87 25.88 37.82 13.27 152.375

1 278 - ZEHRA OSKAN 8 / C 15 5 13.33 6 4 4.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 6 6.00 56.00 18.00 50.01 298.533 48453 438 23 1
2 11 - ABDULLAH TANHAN 8 / C 13 7 10.67 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 8 5 6.33 12 8 9.33 53.00 30.00 43.00 280.726 62596 620 39 2
3 245 - MUHAMMED ÇELİK 8 / C 13 7 10.67 7 3 6.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 12 1 11.67 7 13 2.67 49.00 34.00 37.67 266.963 74747 787 49 3
4 249 - NURŞEN KILIÇ 8 / C 13 7 10.67 7 3 6.00 9 1 8.67 3 7 0.67 6 6 4.00 11 9 8.00 49.00 33.00 38.01 257.067 85222 941 54 4
5 271 - UBEYDULLAHCEBEL 8 / C 13 7 10.67 8 2 7.33 7 3 6.00 1 8 -1.67 7 8 4.33 10 10 6.67 46.00 38.00 33.33 245.689 98415 1144 65 5
6 265 - SÖZDAR BEKTAŞ 8 / C 10 9 7.00 7 3 6.00 8 2 7.33 1 5 -0.67 9 4 7.67 5 6 3.00 40.00 29.00 30.33 223.467 129438 1622 91 6
7 123 - HAMZA DAĞ 8 / C 12 6 10.00 5 5 3.33 7 2 6.33 5 5 3.33 4 8 1.33 8 10 4.67 41.00 36.00 28.99 214.059 144782 1874 103 7
8 28 - AS * YALÇIN 8 / C 12 8 9.33 8 0 8.00 7 3 6.00 3 1 2.67 5 5 3.33 5 8 2.33 40.00 25.00 31.66 213.526 146520 1902 105 8
9 74 - ESMANUR ARI 8 / C 10 9 7.00 7 2 6.33 5 4 3.67 4 3 3.00 5 7 2.67 7 9 4.00 38.00 34.00 26.67 200.267 170081 2346 130 9

10 132 - İREM DURMUŞ 8 / C 11 8 8.33 6 3 5.00 6 3 5.00 3 2 2.33 5 6 3.00 5 8 2.33 36.00 30.00 25.99 199.215 173059 2401 133 10
11 63 - DİLAN AKSOY 8 / C 12 8 9.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 2 1.33 4 8 1.33 8 12 4.00 34.00 42.00 19.99 194.770 182025 2595 146 11
12 171 - LEYLA ALPAR 8 / C 11 9 8.00 6 4 4.67 4 6 2.00 4 5 2.33 5 7 2.67 6 9 3.00 36.00 40.00 22.67 194.341 182267 2598 147 12
13 281 - NARİN SAYHAN 8 / B 9 10 5.67 6 3 5.00 3 6 1.00 3 2 2.33 4 2 3.33 7 9 4.00 32.00 32.00 21.33 189.378 193827 2819 157 13
14 89 - FELEK VURA L 8 / C 8 12 4.00 4 5 2.33 6 4 4.67 3 5 1.33 9 9 6.00 7 13 2.67 37.00 48.00 21.00 187.422 198277 2901 165 14
15 231 - MELEK ALTUNKAYNA 8 / C 11 9 8.00 4 5 2.33 5 4 3.67 3 6 1.00 5 10 1.67 6 10 2.67 34.00 44.00 19.34 183.496 207613 3080 179 15
16 256 - RAMAZAN YİĞİT 8 / B 10 10 6.67 5 5 3.33 3 7 0.67 4 3 3.00 9 6 7.00 4 16 -1.33 35.00 47.00 19.34 183.496 207613 3080 179 15
17 286 - HACİ AKAR 8 / B 10 10 6.67 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 8 12 4.00 6 14 1.33 37.00 53.00 19.34 181.985 211076 3147 185 17
18 235 - MERVE NUR TURAN 8 / C 11 9 8.00 6 3 5.00 7 3 6.00 3 2 2.33 5 1 4.67 2 13 -2.33 34.00 31.00 23.67 181.022 213352 3190 187 18
19 264 - FIRAT TURAN 8 / B 10 9 7.00 4 3 3.00 6 4 4.67 3 2 2.33 2 5 0.33 6 10 2.67 31.00 33.00 20.00 174.074 231276 3582 206 19
20 243 - MİZGİN ACAR 8 / B 11 7 8.67 4 5 2.33 5 5 3.33 1 4 -0.33 4 7 1.67 5 14 0.33 30.00 42.00 16.00 171.126 238967 3769 225 20
21 268 - ŞIVAN KORKMAZ 8 / A 9 9 6.00 4 1 3.67 5 5 3.33 1 5 -0.67 5 3 4.00 1 2 0.33 25.00 25.00 16.66 170.593 240642 3806 229 21
22 56 - BURAK YÜCEL 8 / A 7 12 3.00 6 2 5.33 6 3 5.00 0 1 -0.33 7 9 4.00 6 11 2.33 32.00 38.00 19.33 170.104 242478 3839 232 22
23 275 - VİLDAN TAŞ 8 / C 9 7 6.67 3 2 2.33 4 6 2.00 3 5 1.33 3 4 1.67 5 10 1.67 27.00 34.00 15.67 167.704 248624 4001 245 23
24 259 - SEDAT ÇİÇEK 8 / B 9 11 5.33 6 3 5.00 7 2 6.33 3 3 2.00 2 6 0.00 6 10 2.67 33.00 35.00 21.33 167.156 250048 4038 249 24
25 255 - NURŞİN DOLAŞMAZ 8 / A 7 8 4.33 3 1 2.67 6 3 5.00 2 2 1.33 6 6 4.00 3 7 0.67 27.00 27.00 18.00 166.667 251073 4065 253 25
26 55 - BURAK DOĞAN 8 / B 8 3 7.00 2 3 1.00 2 6 0.00 4 3 3.00 5 4 3.67 4 14 -0.67 25.00 33.00 14.00 165.185 255486 4160 259 26
27 248 - MURAT AR 8 / B 9 11 5.33 3 7 0.67 4 6 2.00 3 6 1.00 5 5 3.33 6 14 1.33 30.00 49.00 13.66 164.637 257378 4216 263 27
28 141 - İREM TEKİN 8 / A 7 4 5.67 0 1 -0.33 6 4 4.67 0 0 0.00 6 5 4.33 1 6 -1.00 20.00 20.00 13.34 159.763 271790 4524 288 28
29 0 - BÜŞRA DAĞ 8 / A 12 5 10.33 1 8 -1.67 3 6 1.00 2 7 -0.33 3 11 -0.67 4 10 0.67 25.00 47.00 9.33 159.733 272131 4536 290 29
30 39 - BATUHAN KELEŞ 8 / A 6 4 4.67 1 6 -1.00 3 5 1.33 1 5 -0.67 3 6 1.00 6 5 4.33 20.00 31.00 9.66 158.756 274390 4594 294 30
31 53 - BEYZANUR ÇELİK 8 / C 9 10 5.67 5 4 3.67 6 4 4.67 1 7 -1.33 4 5 2.33 3 9 0.00 28.00 39.00 15.01 157.793 277854 4682 298 31
32 266 - SÜMEYYE IŞILDAK 8 / B 8 9 5.00 1 5 -0.67 4 4 2.67 2 4 0.67 2 3 1.00 6 9 3.00 23.00 34.00 11.67 157.289 279056 4711 300 32
33 36 - AYNUR GÖKMEN 8 / A 7 12 3.00 6 2 5.33 6 4 4.67 4 4 2.67 3 5 1.33 4 7 1.67 30.00 34.00 18.67 154.326 288248 4933 315 33
34 273 - VEDAT ÇİÇEK 8 / C 11 9 8.00 6 4 4.67 5 5 3.33 4 6 2.00 5 9 2.00 2 17 -3.67 33.00 50.00 16.33 152.326 295260 5081 324 34
35 168 - KÜBRA DAĞ 8 / C 10 10 6.67 4 6 2.00 3 7 0.67 1 6 -1.00 2 1 1.67 0 3 -1.00 20.00 33.00 9.01 145.970 315215 5581 352 35
36 269 - ŞÜKRAN 8 / C 8 12 4.00 5 5 3.33 8 2 7.33 3 5 1.33 6 5 4.33 1 14 -3.67 31.00 43.00 16.65 145.378 317299 5633 358 36
37 65 - ELİF ALTUNK* NA 8 / A 8 6 6.00 2 5 0.33 3 6 1.00 2 3 1.00 2 6 0.00 2 3 1.00 19.00 29.00 9.33 144.933 317961 5657 361 37
38 280 - İREM SAYHAN 8 / C 8 9 5.00 1 8 -1.67 4 5 2.33 3 4 1.67 5 7 2.67 3 12 -1.00 24.00 45.00 9.00 142.978 324117 5794 370 38
39 262 - SERVET ÇİÇEK 8 / A 6 7 3.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 5 1.33 6 13 1.67 6 14 1.33 25.00 55.00 6.66 139.511 335995 6066 390 39
40 121 - HALİL AKINCI 8 / B 5 8 2.33 2 5 0.33 0 7 -2.33 1 6 -1.00 5 7 2.67 5 9 2.00 18.00 42.00 4.00 137.037 343807 6279 407 40
41 76 - ESMANUR TEKİN 8 / C 11 9 8.00 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 2 7 -0.33 2 18 -4.00 30.00 49.00 13.67 136.563 345108 6321 413 41
42 257 - RIDVAN ÇAKIR 8 / A 4 8 1.33 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 4 6 2.00 26.00 46.00 10.66 136.504 347061 6374 419 42
43 42 - BETÜL TURAN 8 / A 7 5 5.33 0 2 -0.67 6 4 4.67 0 1 -0.33 0 2 -0.67 1 2 0.33 14.00 16.00 8.66 135.007 350855 6472 423 43
44 270 - TUBA GÜNDÜZ 8 / A 4 13 -0.33 2 2 1.33 6 4 4.67 2 3 1.00 7 6 5.00 2 8 -0.67 23.00 36.00 11.00 134.074 354325 6550 428 44
45 239 - MERVE VURAL 8 / C 5 12 1.00 2 4 0.67 6 4 4.67 5 2 4.33 2 7 -0.33 6 11 2.33 26.00 40.00 12.67 132.104 360589 6687 439 45
46 43 - BEYTULLAH DOĞAN 8 / A 8 8 5.33 1 6 -1.00 4 5 2.33 1 2 0.33 5 11 1.33 3 14 -1.67 22.00 46.00 6.65 132.030 361195 6708 442 46
47 263 - SEVİM AKSU 0 / 0 5 7 2.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 6 11 2.33 5 15 0.00 24.00 55.00 5.67 130.622 364531 6799 445 47
48 51 - BEYTULLAH VURAL 8 / B 5 7 2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 15 -2.00 8 12 4.00 24.00 56.00 5.33 128.652 370679 6961 464 48
49 252 - NURTEN KORKMAZ 8 / C 4 11 0.33 2 4 0.67 5 4 3.67 1 6 -1.00 5 4 3.67 2 6 0.00 19.00 35.00 7.34 128.652 370679 6961 464 48
50 260 - SEMANUR DEĞERLİ 8 / B 7 10 3.67 1 4 -0.33 4 4 2.67 4 3 3.00 3 9 0.00 2 8 -0.67 21.00 38.00 8.34 125.689 380159 7228 485 50
51 234 - HAYRUNNİSA ORAL 8 / A 5 6 3.00 2 1 1.67 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 3 9 0.00 15.00 21.00 8.00 125.185 381309 7255 488 51



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mardin DARGEÇİT DARGEÇİT ORTAOKULU 8.Sınıf Madalyon TÜRKİYE GENELİ 481347 10080 682 72

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TA DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLER Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 9.59 8.93 6.62 4.87 4.18 3.47 5.25 4.16 3.86 4.47 3.51 3.30 5.62 6.75 3.37 5.42 10.26 2.00 35.54 38.06 22.85 187.788
Okul Ortalaması 7.42 8.03 4.74 3.22 4.43 1.75 4.58 4.50 3.08 2.46 4.14 1.08 4.11 7.10 1.75 4.08 9.62 0.87 25.88 37.82 13.27 152.375

52 27 - ALİ N GÜNDÜZ 8 / A 3 0 3.00 1 6 -1.00 3 4 1.67 0 0 0.00 3 5 1.33 2 8 -0.67 12.00 23.00 4.33 122.681 390175 7508 504 52
53 143 - İSLAM EROĞLU 8 / B 5 14 0.33 2 8 -0.67 6 3 5.00 4 6 2.00 3 5 1.33 2 6 0.00 22.00 42.00 7.99 119.215 399094 7755 518 53
54 276 - YASİN ÇELİK 8 / A 3 6 1.00 2 3 1.00 3 2 2.33 1 5 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 15.00 30.00 4.99 117.748 403467 7892 527 54
55 1 - ABDULHAKİMAKSOY 8 / A 6 7 3.67 1 4 -0.33 1 4 -0.33 1 4 -0.33 3 9 0.00 3 11 -0.67 15.00 39.00 2.01 116.311 407611 8009 534 55
56 279 - ZOZAN ACAR 8 / B 6 7 3.67 0 4 -1.33 1 6 -1.00 1 1 0.67 2 9 -1.00 3 8 0.33 13.00 35.00 1.34 115.319 409336 8058 537 56
57 274 - VEYSİ DAĞ 0 / 0 4 7 1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 5 15 0.00 5 15 0.00 21.00 50.00 4.34 113.852 413417 8159 542 57
58 126 - HAVA AKSOY 8 / B 7 8 4.33 0 5 -1.67 3 2 2.33 3 3 2.00 0 8 -2.67 2 7 -0.33 15.00 33.00 3.99 111.822 419105 8331 559 58
59 102 - GÜLSÜM DOĞAN 8 / B 5 10 1.67 2 3 1.00 4 4 2.67 3 3 2.00 2 7 -0.33 2 11 -1.67 18.00 38.00 5.34 106.444 431747 8682 580 59
60 20 - ABDURRAHİMERKUL 8 / A 4 7 1.67 1 3 0.00 1 4 -0.33 2 5 0.33 3 10 -0.33 3 10 -0.33 14.00 39.00 1.01 105.985 432206 8698 581 60
61 201 - NEZİR AKAR 8 / A 3 8 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 4 0.67 0 10 -3.33 5 7 2.67 18.00 41.00 4.34 104.963 434067 8743 584 61
62 125 - SELCAN KÖZ 8 / C 8 12 4.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 4 0.67 3 11 -0.67 2 17 -3.67 23.00 56.00 4.33 104.904 435661 8779 587 62
63 150 - İSMAİL KARAKIŞ 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 13.00 2.66 103.941 436806 8810 589 63
64 247 - MUHAMMED GÜNDÜZ 8 / B 6 10 2.67 0 6 -2.00 5 5 3.33 2 4 0.67 1 9 -2.00 0 2 -0.67 14.00 36.00 2.00 102.963 438597 8859 592 64
65 255 - ÖMÜRHALİL İŞ 8 / B 7 7 4.67 2 8 -0.67 1 7 -1.33 1 9 -2.00 2 12 -2.00 2 10 -1.33 15.00 53.00 -2.66 102.015 440483 8911 596 65
66 258 - SANİYE KORKMAZ 8 / A 3 9 0.00 2 3 1.00 5 5 3.33 1 0 1.00 2 7 -0.33 2 11 -1.67 15.00 35.00 3.33 96.044 451458 9240 621 66
67 108 - HABİP AKSU 8 / A 2 12 -2.00 6 4 4.67 4 4 2.67 4 6 2.00 4 13 -0.33 3 13 -1.33 23.00 52.00 5.68 92.148 457098 9405 637 67
68 229 - MEHMET ŞERİF SEYHAN 8 / B 0 6 -2.00 1 4 -0.33 2 3 1.00 1 2 0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 4.00 15.00 -1.00 89.630 460306 9496 638 68
69 96 - GÜLSÜM ÇAVAŞ 8 / B 4 4 2.67 0 5 -1.67 1 6 -1.00 2 5 0.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 9.00 38.00 -3.67 88.652 462039 9538 639 69
70 246 - MUHAMMED DENİZ 8 / B 4 9 1.00 2 3 1.00 4 5 2.33 2 4 0.67 3 14 -1.67 2 13 -2.33 17.00 48.00 1.00 88.148 462301 9543 640 70
71 4 - ABDULLAH İŞ 8 / B 0 0 0.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 10 0.67 0 11 -3.67 10.00 45.00 -5.00 79.259 470708 9787 661 71
72 244 - MUHAMEDALİTURAN 8 / A 1 7 -1.33 0 10 -3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 4 16 -1.33 16.00 62.00 -4.65 75.378 473170 9872 669 72


